

Delegationsbeslut

2023-02-17

Diarienummer: BN-2022/02351

**Innertavle 15:1****Ärende:** Innertavle 15:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus**Sökande:** Jan Andersson**Beslut om förhandsbesked****Beslut**

1. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. Avgiften för förhandsbeskedet är 14 910 kronor, i enlighet med fastställd taxa av Kommunfullmäktige (fakturan skickas ut separat).

Skäl till beslut

Byggnadsnämnden gör bedömningen att de åtgärder som ansökan omfattar lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet på det sätt som avses i 2 kap. 5 § PBL. Byggnadsnämnden gör bedömningen att de föreslagna åtgärderna inte heller strider mot övriga bestämmelser i 2 kap. PBL.

Byggnadsnämnden gör bedömningen att de föreslagna åtgärderna stämmer överens med riktlinjerna för enstaka nylokaliseringar och mindre grupper i *Översiktsplan Umeå kommun, Fördjupning för Umeå*. De föreslagna åtgärderna bedöms utgöra en lämplig komplettering i anslutning till den befintliga bebyggelsen. De bedöms inte vara hindrande för jordbruk, friluftsliv-, natur- eller kulturmiljöintressen. I och med Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning, att det inte finns något uppenbart hinder mot att anordna avlopp och vattenförsörjning på platsen, gör byggnadsnämnden bedömningen att VA-frågan kan lösas på ett hållbart sätt. Lokaliseringen bedöms vara hållbar utifrån möjligheten att ordna trafik.

Byggnadsnämnden bedömer att lokaliseringen stämmer med de förhållningssätt för byn/bebyggelsegruppen som finns i byggnadsnämndens dokument *Byggande i byarna*. Skrivningen i *Byggande i byarna* om att minsta tomtstorlek bör vara 1500 m² bör dock beaktas.

De yttranden som har kommit in föranleder ingen annan bedömning från byggnadsnämndens sida.

Byggnadsnämnden bedömer, mot bakgrund av ovanstående, att förutsättningarna för att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten Innertavle 15:1 är uppfyllda.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten Innertavle 15:1, skifte 5 och skifte 6. I ansökan är det angivet skifte 8 och skifte 9 men den tänkta placeringen, inritad på situationsplanen i ansökningsunderlaget, ligger inom skifte 5 och skifte 6. Tänkta tomtstorlek är 2 000 – 3 000 m² och tänkta infarter sker från befintlig enskild väg. Sökanden anger, i ansökan, att planerat system för vatten är enskilt vatten och trekammarbrunn som avloppslösning. Platsen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Platsen för den föreslagna åtgärden är belägen i sydöstra Innertavle och är inte bebyggd sen tidigare. Den aktuella platsen ligger ca 400 m söder om befintlig bebyggelse. Det finns beviljade förhandsbesked för två stycken enbostadshus på avstyckade fastigheter (Innertavle 15:6 och 15:7) som tidigare låg inom Innertavle 15:1. Det finns också ett beviljat bygglov för ett enbostadshus på Innertavle 15:6. Det finns även beviljade förhandsbesked för fyra stycken enbostadshus på fastigheter (Innertavle 1:18-1:21) som tidigare låg inom den angränsande fastigheten Innertavle 1:12. Det finns också beviljade bygglov för enbostadshus på Innertavle 1:18, 1:19 och 1:20.

2 kap. PBL handlar om vilka allmänna och enskilda intressen som ska beaktas vid prövningen enligt lagen. Enligt 2 kap. 2 § ska prövningen i ärenden, om bland annat förhandsbesked, syfta till att markområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ MB ska tillämpas. Enligt 2 kap. 5 § ska i ärenden, om bland annat förhandsbesked, bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet.

Av de riktlinjer för enstaka nylokaliseringar och mindre grupper som finns i Översiktsplan Umeå kommun, *Fördjupning för Umeå*, framgår det att enstaka nylokaliseringar inom, eller i direkt anslutning till, befintliga bebyggelsegrupper kan accepteras i det fall den tillkommande bebyggelsen samspelar med den befintliga bebyggelsen på ett bra sätt och inte stegvis leder till successiv utvidgning av den befintliga bebyggelsegrupperingen. Därutöver krävs att VA-frågan kan lösas på ett hållbart sätt och att lokaliseringen är hållbar utifrån möjlighet att nyttja befintlig infrastruktur om samhällsservice som exempelvis kollektivtrafik. Innertavle ligger inom ett, i översiktsplanen, utpekat tillväxtstråk.

I de förhållningssätten för byn/bebyggelsegruppen samt för byggnaden som finns i Umeå kommuns dokument *Byggande i byarna* står det bland annat "Placera nya byggnader med

respekt för byns/bebyggelsegruppens individuella mönster och karaktär. Försök finna ett läge, som ger en naturlig komplettering till tidigare bebyggelse.”

Inkomna yttranden

Umeå energi fjärrvärme har svarat att de inte har några synpunkter.

Umeå energi elnät har yttrat sig och skriver att de inte har något att erinra. De informerar om att de råder alla att vara ute i så god tid som möjligt för att få fastigheterna anslutna till elnätet på önskat datum.

Umeå energi UmeNet skriver att de inte har något att erinra i ärendet.

Vakin avfall och återvinning skriver sammanfattningsvis att sopkärl ställs ut på närmsta väg som uppfyller anvisningarna i gällande NOA. Transportväg och hämtplats måste också uppfylla NOA. Vid anläggande av enskilt avlopp tänk på att avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slamavskiljare inte bör överstiga 10 meter samt att vändmöjlighet för bilen måste finnas. Remissvaret i sin helhet finns bifogat till detta beslut.

Vakin VA har yttrat sig och skriver att de inte har något att erinra då sökande avser lösa vatten och avlopp med enskilda anläggningar. De skriver att tilltänkt exploatering ligger utanför av kommunfullmäktige beslutat verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver i sitt yttrande att de tillstyrker den föreslagna lokaliseringen. De bedömer att lokaliseringen är godtagbar från omgivningshygienisk synpunkt. De bedömer vidare att lokaliseringen inte innebär någon betydande påverkan på naturmiljön eller markutnyttjande. De bedömer att det inte finns något uppenbart hinder mot att anordna avlopp och vattenförsörjning på platsen. De informerar om att frågan hur avlopp och eventuell brunn ska lösas bör klarläggas i ett så tidigt skede så möjligt. Remissvaret i sin helhet finns bifogat till detta beslut.

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har kommit in.

Beslutsunderlag

Ansökan, inkommen 2022-12-15

Översiktskarta, inkommen 2022-01-15

Situationsplan, inkommen 2022-01-15

Yttrande från Umeå energi fjärrvärme, inkommet 2023-01-10

Yttrande från Umeå energi elnät, inkommet 2023-01-13

Yttrande från Umeå energi UmeNet, inkommet 2023-01-16

Yttrande från Vakin avfall och återvinning, inkommet 2023-01-12

Yttrande från Vakin VA, inkommet 2023-01-23

Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden, inkommet 2023-01-24

Information

Upplysningar

Fornlämningar: Det finns inga kända fornlämningar i det aktuella området. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.

Beslutets giltighetstid

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas.

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är, enligt 9 kap. 18 § PBL, bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Kungörelse

Beslutet kungörs genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Laga kraft

Om beslutet inte har överklagats inom rätt tid vinner det laga kraft. Överklagandetiden regleras i 13 kap. 16 § PBL.

Meddelande till grannar

Det meddelande som kungörs enligt ovan skickas till ägarna, innehavarna av särskild rätt, de fastigheter som gränsar till den fastighet som förhandsbeskedet avser. Vilka meddelandet ska skickas till regleras i 9 kap. 41 b § PBL.

Beslutet får överklagas

Hur man överklagar, se informationsbilaga.

Beslutet delges

Sökanden

Fastighetsägare

Beslutsfattare

Beslutsfattare enligt delegation: Veronica Classon, planarkitekt

Beslutet är godkänt elektroniskt i vårt ärendehanteringssystem och saknar därför underskrift.

Från: André Hellner
Skickat: den 23 januari 2023 13:24
Till: Planavdelning
Ämne: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1

Hej! Nedan följer Vakins yttrande på BN-2022/02351 förhandsbesked inom Innertavle 15:1

Tilltänkt exploatering ligger utanför av kommunfullmäktige beslutat verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Det åligger således ej VA-huvudmannen att ombesörja försörjning av vattentjänster.

Sökande avser lösa vatten och avlopp med enskilda anläggningar. Vakin har således inget att erinra.

Mvh
André Hellner



André Hellner, Utredningsingenjör
Telefon: 073-844 78 45
E-post: andre.hellner@vakin.se

Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB)
Besöksadress: Övägen 37, UMEÅ | Postadress: Box 4038, 904 02 UMEÅ
Kundservice: 090-16 19 00 | www.vakin.se



Från: Bygglov Verksamhet
Skickat: den 16 januari 2023 10:31
Till: Planavdelning
Ämne: VB: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1, svar senast 2023-01-24 UN-2023-0006-912

Från: Brevlåda Nätplanering Bredband <natplanering.bredband@umeaenergi.se>
Skickat: den 16 januari 2023 07:52
Till: Bygglov Verksamhet <bygglov@umea.se>; Ann-Christin Lööv <Ann-Christin.Loov@umeaenergi.se>
Ämne: SV: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1, svar senast 2023-01-24 UN-2023-0006-912

Hej

Inget att erinra i ärendet från Umeå Energi UmeNet AB

Med vänlig hälsning

Per-Erik Grundberg



Per-Erik Grundberg Anläggningsutvecklare Bredband
Direkt 090-160094 | Mobil 070-5717956
per-erik.grundberg@umeaenergi.se

Umeå Energi, Box 224, 901 05 Umeå
Växel 090-16 00 00 | Kundservice 090-16 00 20 | Fax 090-16 00 10
www.umeaenergi.se

Vi värnar om din personliga integritet, läs mer i [Umeå Energis integritetspolicy](#)

Följ oss på [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#) och [Instagram](#)

Från: Brevlåda Umeå Energi <umea.energi@umeaenergi.se>
Skickat: den 10 januari 2023 08:17
Till: Brevlåda Nätplanering Bredband <natplanering.bredband@umeaenergi.se>; Brevlåda Nätplanering Värme <natplanering.varme@umeaenergi.se>; Brevlåda Remiss Nätanslutning <Brevladaremissnatanslutning@umeaenergi.se>
Ämne: VB: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1, svar senast 2023-01-24

Hej,

Här kommer en remiss för yttrande, se era diarienummer nedan.

UE-2023-0024-730

EN-2023-0008-630

UN-2023-0006-912

Hälsningar

Anneli



Anneli Norgren
Registrator
Direkt 090-16 04 81
Anneli.norgren@umeaenergi.se

Umeå Energi, Box 224, 901 05 Umeå
Växel 090-16 00 00 | Kundservice 090-16 00 20 | Fax 090-16 00 10
www.umeaenergi.se

Vi värnar om din personliga integritet, läs mer i [Umeå Energis integritetspolicy](#)

Följ oss på [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#) och [Instagram](#)

Från: Karin Strömberg <karin.stromberg@umea.se>

Skickat: den 9 januari 2023 16:04

Till: Brevlåda Umeå Energi <umea.energi@umeaenergi.se>

Ämne: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1, svar senast 2023-01-24

[EXTERN]

Hej,

Se bifogade filer för remiss med tillhörande bilagor.

Karin Strömberg
Koordinator
090-16 64 96
karin.stromberg@umea.se

Planavdelningen
Umeå Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A
www.umea.se



Läs mer om behandling av personuppgifter och dataskydd: www.umea.se/dataskydd

Från: Brevlåda Remiss Nätanslutning
<Brevladaremissnatanslutning@umeaenergi.se>
Skickat: den 13 januari 2023 12:20
Till: Planavdelning
Kopia: Leena Karlsson
Ämne: VB: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1, svar senast 2023-01-24 EN-2023-0008-630
Bifogade filer: Remiss till Umeå Energi.pdf; Översiktskarta 1.pdf; Situationsplan 1.pdf; Ansökan Innertavle 15.1 (redigerad GDPR).pdf

Hej
Umeå Energi Elnät har inget att erinra.

För att få fastigheterna anslutna till elnätet på önskat datum råder vi alla att vara ute i så god tid som möjligt.

Läs mer på vår hemsida:
[Nyanslutning till elnätet | Umeå Energi Elnät | Umeå Energi \(umeaenergi.se\)](#)

Med vänlig hälsning



Umeå Energi Elnät AB, Box 224, 901 05 Umeå
Växel 090-16 00 00 | Kundservice 090-16 00 20 | Fax 090-16 00 10
www.umeaenergi.se

Vi värnar om din personliga integritet, läs mer i [Umeå Energis integritetspolicy](#)

Följ oss på [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#) och [Instagram](#)

Från: Brevlåda Umeå Energi <umea.energi@umeaenergi.se>
Skickat: den 10 januari 2023 08:17
Till: Brevlåda Nätplanering Bredband <natplanering.bredband@umeaenergi.se>; Brevlåda Nätplanering Värme <natplanering.varme@umeaenergi.se>; Brevlåda Remiss Nätanslutning <Brevladaremissnatanslutning@umeaenergi.se>
Ämne: VB: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1, svar senast 2023-01-24

Hej,

Här kommer en remiss för yttrande, se era diarienummer nedan.

UE-2023-0024-730

EN-2023-0008-630

UN-2023-0006-912

Hälsningar
Anneli



Anneli Norgren
Registrator
Direkt 090-16 04 81
Anneli.norgren@umeaenergi.se

Umeå Energi, Box 224, 901 05 Umeå
Växel 090-16 00 00 | Kundservice 090-16 00 20 | Fax 090-16 00 10
www.umeaenergi.se

Vi värnar om din personliga integritet, läs mer i [Umeå Energis integritetspolicy](#)

Följ oss på [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#) och [Instagram](#)

Från: Karin Strömberg <karin.stromberg@umea.se>

Skickat: den 9 januari 2023 16:04

Till: Brevlåda Umeå Energi <umea.energi@umeaenergi.se>

Ämne: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1, svar senast 2023-01-24

[EXTERN]

Hej,

Se bifogade filer för remiss med tillhörande bilagor.

Karin Strömberg
Koordinator
090-16 64 96
karin.stromberg@umea.se

Planavdelningen
Umeå Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A
www.umea.se



Läs mer om behandling av personuppgifter och dataskydd: www.umea.se/dataskydd

Från: Frida Fältman <Frida.Faltman@umeaenergi.se>
Skickat: den 10 januari 2023 08:32
Till: Planavdelning
Kopia: Ann-Christin Lööv
Ämne: Sv: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1, svar senast 2023-01-24

UE-2023-0024-730

Inga synpunkter avs. fjärrvärmeledningarna.

Vänligen,

Frida Fältman



Frida Fältman, Avtalshandläggare Värme, Kyla & tjänster, Affär & Produkt
076-136 09 63
frida.faltman@umeaenergi.se

Umeå Energi, Box 224, 901 05 Umeå
Växel 090-16 00 00 | Kundservice 090-16 00 20 | Fax 090-16 00 10
www.umeaenergi.se

*Vi värnar om din personliga integritet, läs mer i [Umeå Energis integritetspolicy](#)
Följ oss på [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#) och [Instagram](#)*

Från: Karin Strömberg <karin.stromberg@umea.se>

Skickat: den 9 januari 2023 16:04

Till: Brevlåda Umeå Energi <umea.energi@umeaenergi.se>

Ämne: BN-2022/02351 Remiss gällande ansökan om förhandsbesked inom Innertavle 15:1, svar senast 2023-01-24

[EXTERN]

Hej,

Se bifogade filer för remiss med tillhörande bilagor.

Karin Strömberg

Koordinator

090-16 64 96

karin.stromberg@umea.se

Planavdelningen

Umeå Kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

901 84 Umeå

Besöksadress: Skolgatan 31A

www.umea.se



Läs mer om behandling av personuppgifter och dataskydd: www.umea.se/dataskydd

YTTRANDEDatum
2023-01-24Ärendenr
2023-91Beslutsnr
2023-107Fastighet
INNERTAVLE 15:1Umeå kommun
detaljplanering@umea.se**Yttrande över ansökan om förhandsbesked Innertavle 15:1
(skifte 8), BN-2022/02351****Yttrande**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker den föreslagna lokaliseringen som gäller byggande av två enbostadshus på del av fastigheten Innertavle 15:1.

Omgivningshygien

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att lokaliseringen är godtagbar från omgivningshygienisk synpunkt. Vi känner inte till någon djurhållning eller annan verksamhet som skulle kunna vara ett problem för lokaliseringen.

Naturmiljö och markutnyttjande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att lokaliseringen inte innebär någon betydande påverkan på naturmiljön eller markutnyttjande.

Vatten och avlopp

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det inte finns något uppenbart hinder mot att anordna avlopp och vattenförsörjning på platsen.

Information till sökande

Hur avloppsfrågan ska lösas bör klargöras i ett så tidigt skede som möjligt, särskilt hur avloppsanläggningen kan ordnas på platsen med hänsyn till markbeskaffenhet, grundvattennivå m.m. Dessa uppgifter behövs i samband med att tillstånd till enskild avloppsanläggning söks hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Placeringen av en eventuell dricksvattenbrunn är viktig eftersom det kan begränsa möjligheterna till plats och utformning av avloppsanläggningen. Mer information kan fås från avloppshandläggarna vid Miljö- och hälsoskydd, tfn 090-16 10 00 (växel) eller miljoochhalsoskydd@umea.se.

Möjligheten att placera och i övrigt anlägga avlopp så att en eventuell framtida gemensamhetslösning för avlopp underlättas bör beaktas.

Dricksvatten ska hämtas från egen eller gemensam brunn. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns dricksvatten i tillräcklig mängd och av tillfredsställande kvalitet.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Roger Westman
Miljöplanerare
090-16 16 73

BN-2022/02351
Ärendenr: 202300683

Umeå kommun
Detaljplanering

Yttrande förhandsbesked för fastigheten Innertavle 15:1>8 – Nybyggnad av två enbostadshus med garage

Sopkärl ställs ut vid närmsta större väg som uppfyller anvisningarna i gällande NOA. Transportväg och uppställningsplats måste uppfylla gällande NOA, tänk på att uppställningsplatsen för sop- och slamtömningsfordon ska vara så nära hämtplatsen som möjligt. Trafik får inte hindras när hämtningsfordonet står still och avfall lastas i. Vid anläggande av enskilt avlopp tänk på att avståndet mellan uppställningsplats för slamtömningsfordonet och slamtömningspunkten inte bör överstiga 10 meter samt att vändmöjlighet för fordonet måste finnas. I övrigt har Vakin inga synpunkter under förutsättning att anvisningarna i gällande NOA följs.

Med vänliga hälsningar
Emma Kinnunen
Avfallsingenjör

Tel: 090-16 15 26
Mobil: 076-133 65 75

AVFALL & ÅTERVINNING
Hushållsavfall

Ansökan om förhandsbesked

Fastighet

Fastighetsbeteckning samt ev. skifte <i>Umeå Innertavle 15:1 9 och 8</i>

Sökande

Namn <i>Göran Andersson</i>	Organisations-/personnummer
<i>Hans Andersson</i>	
Adress <i>Jan Andersson</i>	Postnummer
<i>c/o Jan Andersson</i>	
Telefon	E-post

Fakturamottagare (om annan än sökande)

Namn <i>Jan Andersson</i>	Organisations-/personnummer
Adress	Postnummer
	Ort

Uppgifter om planerad ny byggnad

<input checked="" type="checkbox"/> Enbostadshus, ange antal: <i>2</i>	Tänkt tomtstorlek, ca m ² <i>2000-3000</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Annan bygglövspliktig åtgärd, ange: <i>2 Garage</i>	

Ny byggnad ska anslutas till:

<input type="checkbox"/> Vatten	<input type="checkbox"/> Avlopp
Ange system för vatten och avlopp, t. ex. vilken typ av enskild anläggning: <i>Eget Vatten, Trekammarbrunn</i>	

Obligatoriska ansökningshandlingar:

- Översiktlig karta
- Situationsplan med tänkt placering av ny byggnad + infart

Besök gärna www.umea.se/forhandsbesked för mer information.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Byggnadsnämnden i Umeå kommun är personuppgiftsansvarig. Syftet med behandlingen är att handlägga din ansökan och fakturera i samband med handläggning och/eller beslut. Laglig grund för behandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder, verksamheter och bolag inom Umeå kommun samt med de personuppgiftsbiträden vi använder. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta Detaljplanering via detaljplanering@umea.se

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Umeå kommun
Växel 090-16 10 00
Besöksadress Skolgatan 31 A
Postadress 901 84 Umeå
Webbplats www.umea.se/kommun

Detaljplanering
Telefon 090-16 64 90
Besöksadress Skolgatan 31 A, Stadshuset (receptionen)
Mejladress detaljplanering@umea.se
Webbplats www.umea.se/detaljplanering